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UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno

De: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca
Enviado el: lunes, 26 de diciembre de 2022 21:30
Para: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios; UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno
Asunto: RE: Cierre de Saul Mamani Calsin
Datos adjuntos: TLC Saul Mamani Liquidacion RH E001-0010 APC.pdf

Estimados 
 
Adjunto pago liquidación 
 
Saludos 
 

 

De: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe> 
Enviado: jueves, 22 de diciembre de 2022 19:18 
Para: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>; UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe> 
Asunto: Fwd: Cierre de Saul Mamani Calsin  
  
Revisar liquidación y proceder al pago 
 
Obtener Outlook para iOS 
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De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe> 
Enviado: Thursday, December 22, 2022 6:48:22 PM 
Para: UPS - SEHS-PE - Cesar Palacios <cesar.palacios@sehs.pe> 
Cc: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe>; UPS - SEHS-PE - Peter Moncada <peter.moncada@sehs.pe> 
Asunto: RV: Cierre de Saul Mamani Calsin  
  
Estimado hno Cesar 
Adjunto los documentos para proceder con el pago de la liquidación de Primavera 2022 del asistente Saul Mamani por el 
importe de S/.2,305.56 

Asimismo, se menciona que quedaría un saldo por regularizar de S/240.00 a favor del asistente Saul Mamani, el cual 
se depositara cuando se regularice la liquidación del asistente Jesús Inciso (Otoño 2022). 
  
  
  
  
  
Cuenta de Ahorro BCP Saul Ismael Mamani Calsin 
Mi número de cuenta BCP Soles es 19495368619036. 
Mi número de cuenta interbancaria es 00219419536861903693. 
  
  

De: UPS - SEHS-PE - Peter Moncada <peter.moncada@sehs.pe>  
Enviado el: jueves, 22 de diciembre de 2022 18:14 
Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe> 
Asunto: RE: Cierre de Saul Mamani Calsin 
  
Estimada Fanny por favor apoyarnos en la reclasificación de las cuentas del Asistente Saul Mamani 
Deben de quedar por los siguiente en cobrar. 

Saul Mamani - DNI 70159485  
12-Set Voucher errado 110.00  

2-Set Duplicado 120.00  
7-Set Duplicado 270.00  
1-Set No hay ese monto 30.00  
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31-Ago Saldo de 150.00 100.00 
50 se 
informo 

Descuento Real 630.00  

    

 Duplicado 150.00  
 Duplicado 90.00  
 Saldo Jesus Inciso 240.00  

    
Le envio en un momento el RH y los documentos para el deposito correspondiente 
Gracias 

De: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe>  
Enviado el: jueves, 22 de diciembre de 2022 09:24 
Para: UPS - SEHS-PE - Peter Moncada <peter.moncada@sehs.pe> 
CC: UPS - SEHS-PE - Miguel Yucravilca <miguel.yucravilca@sehs.pe> 
Asunto: RE: Cierre de Saul Mamani Calsin 
  
Estimado Peter Moncada 
Le adjunto la Liquidación revisada de Saul Mamani, realizar el RH por el importe de S/.3,528.00 el importe a depositar al asistente sería el 
valor de S/.2,305.56 
Por Favor adjuntar: 

1.      DNI / Carnet de Extranjería 
2.      Recibo por Honorarios 
3.      Suspensión de cuarta categoría 
4.      Pago RH 
5.      Cta a nombre del asistente 

  



4
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De: UPS - SEHS-PE - Peter Moncada <peter.moncada@sehs.pe>  
Enviado el: miércoles, 21 de diciembre de 2022 17:36 
Para: UPS - SEHS-PE - Fanny Ccuno <fanny.ccuno@sehs.pe> 
Asunto: Cierre de Saul Mamani Calsin 
  
Señorita Fanny 
Le envio la liquidación de Saul Mamani de la Campaña Primavera para su revision 


